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Fw: Re: Fw: Re: Fw: Davidas em relagio ao pregao N° 034/2023/REMARCAGAO

De: pregao03@angra.rj.gov.br 10/23/23 12:55
Para: "Atas de Registro’ <atasderegistro@angra.rj.gov.br>

Anexos: Screenshot_2023-10-19-21-02-40-480_com.android.chrome.jpg (371 kB);

Marcadores:

Verinha, boa tarde.

Segue resposta referente aos questionamentos referente ac pregdo presencial (034/2023)
Sem mais.

Att,

Lili.

De Vania Oliveira (vaniaconsultoriaa@gmail.com)

Data: 10/19/23 2106

Para; pregac03@angra.rj.gov.br

Assunto. Re: Fw: Re: Fw: Duvidas em relago ac pregao N° 034/2023/REMARCACAQ

Boa noite . Eu preciso entéo que me envie as planilhas necessdrias. Pois as Unicas que constam no site s0 as que mandei print anteriormente.
Entdo se possivel me enviar em PDF as planilhas validas . Segue em anexo o print do préprio site . Baixei as planilhas que estdo disponiveis 14 .
Se estdo erradas entdo preciso que me informe onde estdo por gentileza. Grata .

Em qui., 19 de out. de 2023 3:46 PM, <pregao03@angra.rj.gov.br> escreveu:
Prezados boa tarde !
Segue resposta aos questionamentos.

Questionamento: Estou em ddvidas sobre algumas questdes do pregdo N° 034/2023/REMARCAGAQ

Foi observado foi que ha divergéncia de valores, no edital consta um valor (item 4), porém o cronograma fisico financeiro e a planilha de
custos, sdo apresentados com outro valor... (Estes Ultimos s3o iguais entre eles)

Queria saber qual valor é para seguir . Vou enviar em anexo os pontos que estou falando .

Resposta: Acredito que os senhores estéo se equivocando ao analisar o edital, pois no site da Prefeitura de Angra esté o novo edital com a
remarcagdo, pois 0s arquivos que nos enviaram constam fotos do edital do dia 24/07/2023, pego que revejam,

Conferme reanalisado pelo setor de Gerenciamento de Contratos da Secretaria Executiva do Servigo Piblico, houve algum equivoco por parte
do Licitador pois o Anexo 017, publicado no dia 10/10/2023 apresenta as planilhas em conformidade a foto enviada da pag. 04 do Edital do
Pregdo Presencial n° 034/2023/REMARCAGAQ. Possivelmente, o Licitador estava observando o Anexo 01 - Planilha, publicado no dia
24/07/2023, entretanto, este ndo tem mais validade.

Questionamento:

Outra coisa

0 acervo da engenheira da empresa tem no total 100 folhas . Algumas s&o autenticadas eletronicamente e outras s3o autenticadas em
cartdrio .e com reconhecimento de firma em cartério TMB .

Deverd levar todas originais, ou se levar em um pendrive as cdpias j& aceitam? Essas séo dlvidas que preciso de respostas de ves .
Agradeco desde j& . E aguardo retorno

Sem mais para 0 momento.

Resposta:
A resposta para esse esclarecimento foi sanada via telefone.

Atenciosamente,

Lucas R. Martins
Coord. Téc. Gestido de Contratos
Mat.: 30040

Questionamento:

Outra coisa

0O acervo da engenheira da empresa tem no total 100 folhas . Algumas s0 autenticadas eletronicamente e outras s0 autenticadas em
cartério .e com reconhecimento de firma em cartério TMB .

Devera levar todas originais, ou se levar em um pendrive as cépias ja aceitam? Essas sdo dUvidas que preciso de respostas de ves .
Agradego desde ja . E aguardo retorno

Resposta:
Quanta a esse questionamento, ndo ficou claro o que a empresa deseja ser esclarecido.
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Estamos a disposigéo pelo telefone (24) 3368-5118

Sem mais para 0 momento.
Att,

Liliane Sousa
Pregoeira

De: SESEP Contratos (sesep.contratos@angra.rj.gov.br)

Data: 10/19/23 09:02

Para: pregac03@angra.tj.gov.br

AssuUnto’ Re: Fw: Ddvidas em relagdo ao pregao N° 034/2023/REMARCAGAO

Prezada Liliane,

Conforme reanalisado pelo setor de Gerenciamento de Contratos da Secretaria Executiva do Servigo Publico, houve algum equivoco por parte
da Licitador pois o Anexo 01, publicado no dia 10/10/2023 apresenta as planilhas em conformidade a foto enviada da pag. 04 do Edital do
Pregdo Presencial n° 034/2023/REMARCAGAQ. Possivelmente, o Licitador estava observando o Anexo 01 - Planilha, publicado no dia
24/07/2023, entretanto, este hdo tem mais validade.

Sem mais para 0 momento,

Atenciosamente,

Lucas R. Martins
Coord. Téc. Gestao de Contratos
Mat.: 30040

De pregao03@angra.rj.gov.br

Data: 10/18/2316:22

Para: sesep.contratos@angra.rj.gov.br

Assunto: Pw: Dlvidas em relagdo ao pregao N° 034/2023/REMARCAGAO

Prezados,

Segue pedido de esclarecimento referente ao pregéo presencial (034/2023) remarcagéo.

Peco que se atentem para o prazo da resposta que é de 24 horas a partir do recebimento deste e-mail. vale ressaltar que a Ultima pergunta
sobre documentag¢do autenticada fica a cabo da pregoeira responder.

Sem mais para 0 momento.

Att,

Liliane Sousa
Pregoeira

De. Vania Oliveira (vaniaconsultoriaa@gmail.com)

Data: 10/18/23 11:44

Fara. pregao03@angra.rj.gov.br

Assunto. Davidas em relagdo ao pregao N° 034/2023/REMARCAGAO

0ld bom dia .

Estou em duvidas sobre algumas questdes do pregdc N° 034/2023/REMARCAGAQ
Foi observado foi que ha divergéncia de valores, no edital consta um valor (item 4), porém o cronograma fisico financeiro e a planilha de
custos, sdo apresentados com outro valor.... (Estes Ultimos sao iguais entre eles) .

Queria saber qual valor é para seguir . Vou enviar em anexo os pontos que estou falando .

Outra coisa

0 acervo da engenheira da empresa tem no total 100 folhas . Algumas sao autenticadas eletronicamente e outras sdo autenticadas em
cartério .e com reconhecimento de firma em cartério TMB .

Devera levar todas originais, ou se levar em um pendrive as cépias jé aceitam? Essas sio ddvidas gue preciso de respostas de ves .
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